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RE: COBRO PRE- JURÍDICO PAGO ERRADO FACTURA No. 8063513

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 27/03/2025 10:15 AM
Para calidad_solidaria@rgc.com.co <calidad_solidaria@rgc.com.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>

1 archivo adjunto (469 KB)
8063513.pdf;

Buenos días. De acuerdo a su comunicado del 14 de marzo de 2025 en el cual solicitan el reintegro, refieren: "pago
de forma errada la factura No. 8063513 por valor de $302.800, ya que se generó pago para el siniestro el día
23/04/2021, en el cual registra como lesionado Juan Jose Salinas Hernández, identificado con CC 1033739777,
generando la orden de pago N. OP 800422666 - Medio de pago SISE: Abono en cuentas | 800584096 del 23 de Abril
de 2021, por un valor $302.800".

Agradecemos clarificar el tema ya que no se entiende si, el pago no corresponde a la factura 8063513 de la Subred
Sur o pagaron el traslado primario a dos entidades diferentes.

Por último, si el pago no corresponde a la factura 8063513, se aplicaría a una factura con saldo de la cartera, a lo
cual solicitamos a ustedes la identificación de la misma. Quedamos atentos, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 6:57 p. m.
Para: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>; Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: COBRO PRE- JURÍDICO PAGO ERRADO FACTURA No. 8063513
 

Buenas tardes,

Su gestión.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
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De: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 12:32 p. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: COBRO PRE- JURÍDICO PAGO ERRADO FACTURA No. 8063513
 
Buenas tardes

Remito correo de cartera

Cordialmente

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen

De: SDS, Sub Red Sur <subredsur@saludcapital.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 7:14 a. m.
Para: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: COBRO PRE- JURÍDICO PAGO ERRADO FACTURA No. 8063513
 

Cordial Saludo

Sin otro particular,

De: Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa Indemnizaciones SOAT <no-reply@andesscd.com.co>
Enviado: martes, 18 de marzo de 2025 4:42 p. m.
Para: SDS, Sub Red Sur <subredsur@saludcapital.gov.co>
Asunto: COBRO PRE- JURÍDICO PAGO ERRADO FACTURA No. 8063513
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IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación
electrónica.

Señor(a) 

subredsur@saludcapital.gov.co

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa Indemnizaciones SOAT,  quien ha
depositado su confianza en el servicio de correo electrónico certificado de Andes SCD
para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente notificación electrónica. 

Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes,
especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuación:

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Indemnizaciones SOAT

Correo seguro y certificado.

Copyright © 2025

Andes SCD.

Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?
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https://soatindemnizacion.correoseguroandesscd.com.co/viewmessage.php?messageid=idf17046a5c4e329c171126345c771a599ac8f06b212253f1890cef16f5d761547
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https://soatindemnizacion.correoseguroandesscd.com.co/unsubscribe.php?email=f17046a5c4e329c171126345c771a599ac8f06b212253f1890cef16f5d761547
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