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Solicitud identificación pago 03-2025 EPS Familiar de Colombia

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 10/03/2025 3:29 PM
Para Vanessa Paola Jimenez Rodriguez <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>

Buenas tardes. Por medio del presente solicitamos la identificación de las facturas afectadas con el siguiente pago
recibido:

Fecha              Valor
10-03-25     6.531.912

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Vanessa Paola Jimenez Rodriguez <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 3:13 p. m.
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud identificación pago 02-2025 EPS Familiar de Colombia
 
Cordial saludo,

Adjunto solicitud de información, quedo atenta a cualquier duda.

De: Patricia Del Carmen Bolívar De León <profesional.gestiondecuentas@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 14:03
Para: Vanessa Paola Jimenez Rodriguez <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Asunto: RV: Solicitud identificación pago 02-2025 EPS Familiar de Colombia
 
Hola compañera buenas tardes, cordial saludo.

Me permito reenviar solicitud para tu conocimiento y fines pertinentes.
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Atentamente.  

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 11:03
Para: Patricia Del Carmen Bolívar De León <profesional.gestiondecuentas@epsfamiliardecolombia.com>
Asunto: Solicitud identificación pago 02-2025 EPS Familiar de Colombia
 
Buenos días. Por medio del presente solicitamos la identificación de las facturas afectadas con el siguiente pago
recibido:

Fecha               Valor
10-02-25     30.000.000

Agradecemos su pronta colaboración para actualizar la cartera, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131
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