13/1/25, 6:08 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

[5 Outlook

RE: Solicitud identificacion pago 12-24 Subred Sur vs EPS Familiar de Colombia

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 13/01/2025 18:05
Para Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>

Sefior Tovar buenas tardes. El pago proviene de lo girado por ustedes a través de LMA. Quedo atento,
gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestiéon Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 15:36

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud identificacién pago 12-24 Subred Sur vs EPS Familiar de Colombia

Buenas tardes, no tengo pagos realizados a su entidad por ese valor como anticipo.

FAMILIAR Arleth Tovar de Hoyos
Profesional de Tesoreria
g“"/‘ w1 www.epsfamiliardecolombia.com

Q EPS

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 10:40

Para: Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Asunto: Solicitud identificacién pago 12-24 Subred Sur vs EPS Familiar de Colombia

Buenos dias. Por medio del presente, solicitamos la identificacidén de la s facturas afectadas con el
siguiente pago recibido:

Fecha Valor
26-12-24 125.442
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Quedamos atentos para actualizar la cartera, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestidn Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131
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