9/1/25, 11:38 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

[5 Outlook

Reiteracion solicitud cita conciliacidon glosas pendientes por servicios de Salud prestados a la
poblacién PPL durante los periodos comprendidos entre el 01/07/2021y el 30/04/2024 -y facturas
radicadas entre el 01/05/2024 y el 31/10/2024

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 09/01/2025 10:19

Para liquidacioncontratoppl@sosalud.com.co <liquidacioncontratoppl@sosalud.com.co>; Maria Teresa Martin
Cardenas <Maria.Martin@fondoppl.com>; jenny.bolivar@fondoppl.com <jenny.bolivar@fondoppl.com>;
Johan Romero <johan.romero@fondoppl.com>; Liliana Marcela Castro Obregoso
<liliana.castro@fondoppl.com>; Leydi Yuliana Aguirre Molano <leydi.aguirre@fondoppl.com>

CcC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona
<auditora.carteral@subredsur.gov.co>; Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy
Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

[I]J 2 archivos adjuntos (817 KB)

GLOSA POR CONCILIAR PPL - NIT 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.xlsx; Poder glosas
PPL.pdf;

Buenos dias. Nuevamente solicitamos cita para conciliacién de glosas segun archivo adjunto,
agradecemos se sirvan indicar fecha asignada para adelantar tramite. La persona autorizada por la
Subred es:

Nombre: Nancy Paola Tarazona.

Cargo: Auditora Médica.

Correo: auditora.carteral@subredsur.gov.co
Celular: 311-454-1677

Adjuntamos poder y quedamos atentos a sus observaciones, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestidn Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Enviado: martes, 7 de enero de 2025 8:33

Para: Liquidacion Contratoppl <liquidacioncontratoppl@sosalud.com.co>

Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona
<auditora.carteral@subredsur.gov.co>; Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2 @subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga
<informesglosas@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: Invitacidn a conciliar glosas pendientes por servicios de Salud prestados a la poblacién PPL durante los
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periodos comprendidos entre el 01/07/2021 y el 30/04/2024 -y facturas radicadas entre el 01/05/2024 vy el
31/10/2024

Buenos dias. De acuerdo a su invitacién para conciliacidn de glosas segun archivo adjunto, agradecemos
se sirvan indicar fecha asignada para adelantar tramite. La persona autorizada por la Subred es:

Nombre: Nancy Paola Tarazona.

Cargo: Auditora Médica.

Correo: auditora.carteral@subredsur.gov.co
Celular: 311-454-1677

Adjuntamos poder y quedamos atentos a sus observaciones, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestidn Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Liquidacion Contratoppl <liquidacioncontratoppl@sosalud.com.co>

Enviado: sdbado, 4 de enero de 2025 14:36

Para: Radicacion Facturacion <radicacion.facturacion@subredsur.gov.co>; Anderson Silva
<recepcionglosa@subredsur.gov.co>; Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>; Nancy Paola
Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>

Asunto: Invitacidon a conciliar glosas pendientes por servicios de Salud prestados a la poblacién PPL durante los
periodos comprendidos entre el 01/07/2021 y el 30/04/2024 -y facturas radicadas entre el 01/05/2024 y el
31/10/2024

Sefiores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Asunto: Invitacion a conciliar glosas pendientes por servicios de Salud prestados a la poblacion PPL durante los

periodos comprendidos entre el 01/07/2021 y el 30/04/2024 — y facturas radicadas entre el 01/05/2024 y el
31/10/2024

Cordial saludo sefores Prestador de Servicios de Salud

Teniendo en cuenta el asunto del presente amablemente extendemos la invitacién a realizar la conciliacion de las facturas con
glosa pendiente por resolver de las vigencias correspondientes a los servicios prestados entre el 01 de julio 2021 hasta el 12
de febrero del 2023 correspondientes al periodo del contrato de Fiducia 200-2021 y los servicios prestados a partir del 13 de
febrero del 2023 y hasta el 30 de abril de 2024 correspondientes al contrato de Fiducia 059 de 2023.

Asi como los servicios prestados a partir del 01 de mayo de 2024 y que cuentan con facturas radicadas entre el 01/05/2024 y
el 31/10/2024 facturadas a nombre del Patrimonio Autdnomo Fondo de Atencion en Salud PPL 2024.

A continuacion, se detalla la relaciéon de valores por contrato y cantidad de facturas objeto de conciliacion.
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CONTRATO - PERIODO

PRESTACION 01/05/2024 - RAD HASTA
31/10/2024 - CTO 158-2024 8 $6.124.490,00

PRESTACION 01/07/2021 AL 12/02/2023 -

CTO 200-2021 30 $47.026.048,80
PRESTACION 13/02/2023 AL 30/04/2024 -

CTO 059-2023 10 $17.197.277,00
Suma total 48 $70.347.815,80

De igual manera se adjunta en formato Excel la relaciéon de facturas y los valores para conciliar con su respectivo detallado de

conceptos de glosa.
Atentamente,

SOSALUD SAS
Firma auditora de Cuentas Medicas PPL
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