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ﬁ Outlook

RV: Solicitud reembolso retenciones Subred Sur E.S.E.

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Mar 07/01/2025 16:57

Para impuestos@hdiseguros.com.co <impuestos@hdiseguros.com.co>
mJ 2 archivos adjuntos (3 MB)

Pagos - NIT 900958564 .xIsx; RUT DIC18-2024_241218_153744.pdf;

Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

Buenas tardes. Por medio del presente solicitamos reembolso de las siguientes retenciones aplicadas a la Subred

Sur, por valor de 191.416:

VALOR VALOR
NRO FACTURA LIQUIDADO RETEFUENTE VALORICA VALOR PAGADO

8470366 371.785 (7.436) (5.205)
8478605 40.000 (800) (560)
" 8453829 196.701 (3.934) (2.754)
" 8481747 260.346 (5.207) (3.645)
" 8676032 613.035 (12.261) (8.582)
" 8666062 155.590 (3.112) (2.178)
" 8678273 154.800 (3.096) (2.167)
" 8707094 2.216.684 (44.334)  (31.034)
" 8699729 303.263 (6.065) (4.246)
" 8718233 291.397 (5.828) (4.080)
" 8789559 100.500 (2.010) (1.407)
" 8805969 155.540 (3.111) (2.178)
" 8948604 397.455 (7.949) (5.564)
" 8939382 172.548 (3.451) (2.416)
" 8978171 151.801 (3.036) (2125)
9016107 82.265 (1. 645)

359.144
38.640
190.013
251.494
592.192
150.300
149.537
2.141.316
292.952
281.489
97.083
150.251
383.942
166.681
146.640
80.620

NRO

TRANSFEREN
77000874915
77000875275
"77000874915

77000874915
77000915030
"77000915030
77000915030
77000915296
"77000915030
77000921335
"77000927942
"77000933531
77000957694
"77000957274
77000962228

77000968505

17/02/2023
20/02/2023
17/02/2023
17/02/2023
4/09/2023
4/09/2023
4/09/2023
5/09/2023
4/09/2023
3/10/2023
3/11/2023
1/12/2023
1/04/2024
26/03/2024
23/04/2024
31/05/2024

CIA FECHA GIRO

Lo anterior obedece que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur es una Empresa Social del Estado y Gran
Contribuyente, por lo cual estad exenta de retenciones. Una vez efectuada la transferencia, agradezco que

reporten el pago a este correo. Adjunto RUT. Quedo atento, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131
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9/1/25, 11:15 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Enviado: martes, 7 de enero de 2025 9:35

Para: impuestos@libertycolombia.com <impuestos@libertycolombia.com>
Cc: Glosas Y Cartera Medica <glosasycarteramedica@hdiseguros.com.co>
Asunto: Solicitud reembolso retenciones Subred Sur E.S.E.

Buen dia. Por medio del presente solicitamos reembolso de las siguientes retenciones aplicadas a la Subred Suir,
por valor de 191.416:

VALOR VALOR
NRO FACTURA VALORICA | VALORPAGADO
- LIQUIDADO RETEFUENTE -_

NRO
TRANSFERENCIA FECHA GIRO

8470366 371.785 (7.436) (5.205) 359.144 77000874915 17/02/2023

8478605 40.000 (800) (560) 38.640 77000875275 20/02/2023
" 8453829 196.701 (3.934) (2.754) 190.013 77000874915 17/02/2023
" 8481747 260.346 (5.207) (3.645) 251.494 77000874915 17/02/2023
" 8676032 613.035 (12.261) (8.582) 592.192 "77000915030 4/09/2023
" 8666062 155.590 (3.112) (2.178) 150.300 77000915030 4/09/2023
" 8678273 154.800 (3.096) (2.167) 149.537 "77000915030 4/09/2023
" 8707094 2.216.684 (44.334) (31.034) 2.141.316 77000915296 5/09/2023
" 8699729 303.263 (6.065) (4.246) 292.952 "77000915030 4/09/2023
" 8718233 291.397 (5.828) (4.080) 281.489 77000921335 3/10/2023
" 8789559 100.500 (2.010) (1.407) 97.083 77000927942 3/11/2023
" 8805969 155.540 (3.111) (2.178) 150.251 "77000933531 1/12/2023
" 8948604 397.455 (7.949) (5.564) 383.942 77000957694 1/04/2024
" 8939382 172.548 (3.451) (2.410) 166.681 77000957274 26/03/2024
" 8978171 151.801 (3.036) (2. 125) 146.640 77000962228 23/04/2024

9016107 82.265 (1. 645 80.620 77000968505 31/05/2024

Lo anterior obedece que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur es una Empresa Social del Estado y Gran
Contribuyente, por lo cual estd exenta de retenciones. Una vez efectuada la transferencia, agradezco que

reporten el pago a este correo. Adjunto RUT. Quedo atento, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Glosas Y Cartera Medica <glosasycarteramedica@hdiseguros.com.co>
Enviado: jueves, 2 de enero de 2025 10:17
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Asunto: Pagos - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Buen dia,
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9/1/25, 11:15 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

Adjunto a esta comunicacién, HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. le envia, con caracter informativo, la relacion de
pagos de la entidad que usted representa con corte al mes inmediatamente anterior, en el cual se relaciona
numero de factura, valor liquidado, impuesto, transferencia y fecha de pago.

Lo invitamos a descargar esta informacion de sus estados de cartera.

Cualquier inquietud por favor dirigirla exclusivamente al correo: glosasycarteramedica@hdiseguros.com.co

Glosas y Cartera Médica
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Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de
tu horario laboral.

Nos estamos transformando en HDI Seguros, ahora somos parte de uno de los grupos asegurados mas
importantes a nivel mundial, seguiras recibiendo el servicio de siempre. Este correo electronico contiene
informacioén confidencial y también puede contener informacion privilegiada. Si no eres el destinatario, te
notificamos que cualquier distribucién, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. .
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