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RE: Solicitud notas contables Nueva EPS

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 02/01/2025 10:00
Para Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Zamara buenos días. Se deben tener cifras coincidentes entre las partes para que le hagan propuesta de
pago a la Subred. Obviamente los archivos que te envié en noviembre y diciembre tiene notas debito y
credito ya que se aplicaron pagos sin soporte de la EPS a la cartera más antigua.

Como la facturación desde la intervención no estaba correctamente radicada (ABR-24) y ahora se está
corrigiendo ese tema, a esas facturas se les aplicó pago, pero cuando pasen a auditoría en la EPS de
pronto presentaran devolución y/o glosa, por lo cual tendremos que reversar los pagos aplicados.

Recordar que, la directriz de la jefe Marcela fue la de aplicar los pagos que tenemos pendientes por
identificar por parte de la EPS de abril a octubre 2024 que, ascienden a 5 mil millones y los cuales
aplique en la ultima semana de diciembre. Por eso es apremiante que se apliquen las notas en los meses
en los cuales los reporto. Obviamente se repetirán facturas por el trámite normal de auditoria en la EPS
y en la medida que identifiquen pagos. Gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: martes, 31 de diciembre de 2024 17:47
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud notas contables Nueva EPS
 
Cordial saludo Ricardo

Con el fin de dar respuesta a solicitud se unifican los dos archivos de notas débito-crédito para reversar y
aplicar nuevamente pagos de Nueva EPS y no se pudieron aplicar notas crédito a 775 registros por valor
de $473.946.627, por tal razón agradezco el envío de las facturas reemplazo.

Al realizar revisión de estos registros corresponden a notas solicitadas en el mes de noviembre que por
temas de cierre se dejaron para aplicar al cierre de diciembre, sin embargo, se evidencia que las notas
crédito solicitadas para aplicar pago fueron aplicadas como traslado el 20 de diciembre 2024, por lo que
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se infiere que las notas solicitadas no correspondían a aplicación de pago por medio de nota ya que el
anticipo estaba con saldo.

Dado lo anterior, para las siguientes solicitudes de reversión de pago se solicite la nota debito afectando
la factura y la contrapartida será el anticipo con el cual se aplicó el pago inicial para trazabilidad de la
información.

Quedo atenta al envío de las facturas faltantes para completar el proceso. 

Adjunto archivos consolidados

Atentamente,

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 23 de diciembre de 2024 10:25 a. m.
Para: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: Solicitud notas contables Nueva EPS
 
Zamara buen día. De acuerdo a directriz de la jefe Marcela en cuanto a aplicación de pagos de Nueva
EPS, remito
archivo para aplicación de notas por reversión de pagos. Quedo atento, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131
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