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RE: RADICACIÓN FACTURA 9266179 LEGALIZACIÓN PROCESO 204-2024 PAGO 01

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 17/01/2025 11:01
Para Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Buen día jefe Marcela. En eso estoy. En la tarde le entrego las obsevaciones.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de enero de 2025 10:51
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: RADICACIÓN FACTURA 9266179 LEGALIZACIÓN PROCESO 204-2024 PAGO 01
 
Buenos días,

Para hacer seguimiento del ingreso de los recursos.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de enero de 2025 10:18 a. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Jhon Mojica <Informes.Facturacion@subredsur.gov.co>
Cc: Ambulatorios Facturacion <Facturacion.ambulatorios@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: RADICACIÓN FACTURA 9266179 LEGALIZACIÓN PROCESO 204-2024 PAGO 01
 
Buenos días

Remito correo de radicado de la factura 9266179 para el respectivo proceso.

Cordialmente

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen

De: LEGALIZACIONES PNV <legalizacionespnv@gestiondelriesgo.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de enero de 2025 11:37 p. m.
Para: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Asunto: Re: RADICACIÓN FACTURA 9266179 LEGALIZACIÓN PROCESO 204-2024 PAGO 01
 
DCS
 
Buenos días, 
 
Por medio del presente se confirma recibido de documentos para su respectivo pago con radicado No. 15294 
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No olvide validar con su entidad bancaria que el estado de su cuenta sea “ACTIVO” para que reciba los recursos de manera oportuna

Cordialmente,

 
Subcuenta COVID19- FNGRD - UNGRD
legalizacionespnv@gestiondelriesgo.gov.co
Linea de WhatsApp: 312 585 2307
Av. Calle 26 # 92 – 32, Edificio G2 | Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co
 

NOTA: De acuerdo con el cierre contable mensual establecido por FIDUPREVISORA, las facturas y sus anexos deben ser tramitadas en el
mes de la fecha de expedición de la misma, por lo cual, la recepción de facturas electrónicas de venta y/o sus anexos será HASTA el 14
de ENERO 2025 , en caso contrario, se deberá anular y expedir el mes siguiente de acuerdo con las correcciones y/o solicitudes
realizadas.

https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/MIVACUNACOVID19.aspx

El mié, 15 ene 2025 a las 9:50, Luz Analida Paez (<facturacion@subredsur.gov.co>) escribió:

Buenos días,

Cordial Saludo, anexo al presente me permito remitir la factura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur NIT 900.958.564, con todos los
soportes solicitados para el trámite de pago correspondientes a la vacunación COVID-19, teniendo en cuenta su solicitud.

1. Factura 9266179 PROCESO 204-2024 PAGO 01 DOSIS 72.673 - LEGALIZACIÓN DE GIROS PREVIOS DE DOSIS APLICADAS POR $876.389.481

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen

De: LEGALIZACIONES PNV <legalizacionespnv@gestiondelriesgo.gov.co>
Enviado: martes, 14 de enero de 2025 9:19 p. m.
Para: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Asunto: Re: RADICACIÓN FACTURA 9266179 LEGALIZACIÓN PROCESO 204-2024 PAGO 01
 
DCS

Buenos días,

Teniendo en cuenta la información recibida, agradecemos atender en el menor tiempo posible las siguientes observaciones:

-       CERTIFICADO PARAFISCALES: Remitir certificado de aportes parafiscales vigente con fecha de expedición ENERO 2025 (Ver
imagen) 
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Cordialmente,

 
Subcuenta COVID19- FNGRD - UNGRD
legalizacionespnv@gestiondelriesgo.gov.co
Linea de WhatsApp: 312 585 2307
Av. Calle 26 # 92 – 32, Edificio G2 | Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co
 

NOTA: De acuerdo con el cierre contable mensual establecido por FIDUPREVISORA, las facturas y sus anexos deben ser tramitadas en
el mes de la fecha de expedición de la misma, por lo cual, la recepción de facturas electrónicas de venta y/o sus anexos será HASTA el
14 de ENERO 2025 , en caso contrario, se deberá anular y expedir el mes siguiente de acuerdo con las correcciones y/o solicitudes
realizadas.

https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/MIVACUNACOVID19.aspx

El mar, 14 ene 2025 a las 10:19, Luz Analida Paez (<facturacion@subredsur.gov.co>) escribió:
Buenos días,

Cordial Saludo, anexo al presente me permito remitir la factura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur NIT 900.958.564, con todos los
soportes solicitados para el trámite de pago correspondientes a la vacunación COVID-19, teniendo en cuenta su solicitud.

1. Factura 9266179 PROCESO 204-2024 PAGO 01 DOSIS 72.673 - LEGALIZACIÓN DE GIROS PREVIOS DE DOSIS APLICADAS POR $876.389.481

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen
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El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial
y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo
establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por
favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser
objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y
de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo
establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por
favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser
objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.
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