31/1/25, 10:26 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

[5 Outlook

RE: Reclasificacion pago dic-24 Seguros Generales Sura

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 31/01/2025 10:22
Para Zamara Gil <informescarteral@subredsur.gov.co>

(de Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA
<dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO
<ausentismosubredsur@gmail.com>; JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>;
informescartera2@gmail.com <informescartera2@gmail.com>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (19 KB)

Solict notas contables 129 del 31-01-25 Seguros Grales Sura.xlsx;

Zamara buenos dias. De acuerdo a lo que indicas, adjunto formato para aplicacidon de nota credito por
valor de 14.042, sobre factura de Seguros Generales Sura. gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestiéon Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Zamara Gil <informescarteral @subredsur.gov.co>

Enviado: viernes, 31 de enero de 2025 8:00

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Cc: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>; informescartera2 @gmail.com
<informescartera2 @gmail.com>; Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO
MEDINA <dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO
<ausentismosubredsur@gmail.com>

Asunto: RE: Reclasificacion pago dic-24 Seguros Generales Sura

Cordial saludo Ricardo

El valor en mencidn no se puede reclasificar a cartera debido a que el recibo de caja no genero un
anticipo, por ende, este solo se puede disminuir con aplicacidon de pago mediante nota crédito, de la cual
guedo en espera de solicitud en el formato acostumbrado incluyendo observacién que este valor se

encuentra en cuenta contable de incapacidades.

atentamente,
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Nidia Zamara Gil Velasquez
Apoyo a la gestion administrativa

;Eg: Cartera y Glosas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
5D |BOGOT/\ | o v
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
o aSubRedSur O Subred Sur

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 1:52 p. m.

Para: Zamara Gil <informescarteral@subredsur.gov.co>

Cc: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>; informescartera2 @gmail.com
<informescartera2 @gmail.com>; Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO
MEDINA <dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO
<ausentismosubredsur@gmail.com>

Asunto: Reclasificacién pago dic-24 Seguros Generales Sura

Zamara buenas tardes. Seguros Generales Sura, efectué pago el 04-dic-24 por valor de 14.042 a la
cuenta 6249 de la Subred. En su momento le indique a Jennifer que, correspondia a incapacidades ya
gue el numero asociado en plataforma semeja a los consecutivos OPI de la ERP como pagos a
incapacidades.

Adicionalmente envié correo a la entidad en dic-24 para identificacion del pago, pero no han dado
respuesta. Talento Humano indica que, el pago no corresponde a incapacidades porque no los giran bajo
ese Nit, por lo cual solicito la reclasificacion del pago a cartera.

Adjunto soporte de pago y quedo atento. Gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestidn Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131
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