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Solicitud notas contables EPS Familiar de Colombia

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 27/01/2025 15:54
Para Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

3 archivos adjuntos (387 KB)
ReporteDetalleOrdenPago - 2025-01-08T144706.351.pdf; ReporteDetalleOrdenPago - 2025-01-24T171609.343.pdf; Solict notas
contables 128 del 27-01-25 EPS Familiar de Colombia.xlsx;

Zamara buenas tardes. Adjunto archivo Excel, solicitando reclasificación de pago aplicado este mes,
sobre facturas de EPS Familiar de Colombia. Lo anterior obedece a cambio de facturas por parte de la
ERP, aduciendo que las ordenes de pago no tenían el valor contable avalado. Adjunto archivos, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 8:47
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: orden de pago
 
Buenos dias, las ordenes de pago no tenia el valor contable por eso se volvieron a notificar.

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 24 de enero de 2025 18:27
Para: Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Asunto: RE: orden de pago
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Señor Tovar buenas tardes. Ya habíamos recibido soporte de ese pago, pero las facturas difieren.
Adjunto PDF remitidos por ustedes. Agradezco que efectúen claridad al respecto.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Arleth Tovar De Hoyos <analista.financiero@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: viernes, 24 de enero de 2025 17:16
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: orden de pago
 
Buenas tardes, envío orden de pago para su legalizacion
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