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SOLICITUD RECLASIFICACION PAGOS INCAPACIDADES EPS SANITAS

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 30/01/2025 17:25
Para Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Zamara buenas tardes. Por medio del presente, solicito la reclasificación de los siguientes pagos de EPS Sanitas:

Lo anterior obedece que, corresponden a incapacidades. Gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 17:21
Para: DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>;
informescartera2@gmail.com <informescartera2@gmail.com>
Asunto: RE: CONTROL PAGO INCAPACIDADES EPS SANITAS
 
Señora María buenas tardes. Para llevar un control mas preciso de los pagos por incapacidades que nos efectúa EPS Sanitas, le
recomiendo antes de verificar conmigo, efectuar el siguiente proceso:

1. En Dinámica Gerencial, por el módulo de Tesorería (informes - Informe de recibos de caja) configurar el reporte por tercero
(Nit de EPS Sanitas 800251440, fecha inicial: 01-07-24 y fecha final: 31-12-24) y descargar el reporte.

2. Como la ERP efectúa varios pagos al mes, el reporte que le remita Sanitas debe acumularlo por días, así:
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3. El acumulado por días, cruzarlo contra el reporte de Dinámica Gerencial para saber que pagos tienen recibo de caja. El
resultado es:

4. Posteriormente, verificar si los pagos que cruzaron, ya fueron reclasificados:

Como se evidencia, el pago por 2.374.160 fue reclasificado a la cuenta de incapacidades, desde el 29 de noviembre de 2024. 

5. En este punto para los pagos que no le crucen, me puede solicitar la reclasificación pertinente:

Como ya los tengo identificados, procederé a enviarle correo a Zamara.

6. El pago por 846.994 no cruzó con ninguno de los 2 reportes (informe recibos de caja, y pagos reclasificados). Verificar si hace
falta incluir otro saldo de ese mismo mes.

7. Tener en cuenta que, se realizan cruces de cartera con la EPS cada 3 meses según lo estipulado por el Agente Interventor, lo
cual hace que los soportes de pago definitivos sean remitidos y aplicados con esa misma periodicidad.

8. Los pagos de incapacidades los pueden consultar en el portal de la EPS con el usuario que le asignaron a Talento Humano
(NI9009585649-00), de manera semanal, aplicando lo explicado en este correo y asi evitamos en un porcentaje alto las
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reclasificaciones y/o reversiones de pagos.

9. En la eventualidad de tener alguna duda, me puede llamar o programamos reunión en la Sede de Nuevo Muzu.

Adjunto archivo trabajado. Gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 14:54
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto:
 
cordial saludo Ricardo envío pagos realizados por la EPS SANITAS para solicitar su colaboración   de reclasificación de
pagos de los meses Julio, septiembre, Diciembre 2024.
 

Tipo
Identificación

Numero
Identificación

Nombre y  
Apellidos

Fecha Inicio
Incapacidad

Fecha Final
Incapacidad

Diagnostico Valor
Pagado

Liquidación

Fecha de
Pago

CC 1019078484 LUISA
FERNANDA
TOLOZA
SAENZ

02/12/2024 04/12/2024 T07X $91.863 26/12/2024

CC 7684906 LUIS
EDUARDO
CEDIEL
TOVAR

10/06/2024 13/06/2024 H160 $564.663 08/07/2024

CC 51871762 MARGARITA
DEL  PILAR
MARTINEZ
ROMERO

09/10/2024 11/10/2024 M545 $161.150 23/12/2024

CC 79155585 JOSE
IGNACIO
ACEVEDO
SUAREZ

01/10/2024 03/10/2024 N390 $149.314 09/12/2024

CC 7684906 LUIS
EDUARDO
CEDIE
LTOVAR

14/06/2024 14/06/2024 H169 $282.331 08/07/2024

CC 52384021 INGRID
TATIANA
AREVALO
VILLAMARIN

27/06/2024 06/07/2024 S900 $1.014.236 16/09/2024

CC 1013682667 JUAN DAVID
PEREZ
MONCADA

27/11/2024 29/11/2024 K011 $112.208 26/12/2024

CC 1015479485 MAICOL
ESTEVEN
SANCHEZ
FRANCO

09/09/2024 13/09/2024 R51X $352.475 26/12/2024

CC 52384021 INGRID
TATIANA
AREVALO
VILLAMARI
N

07/07/2024 14/07/2024 S934 $1.014.236 16/09/2024
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CC 22523227 CLAUDIA
PATRICIA
MARRIAGA
PACHECO

23/08/2024 25/08/2024 S636 $345.688 16/09/2024

CC 1067401566 ANTONIO
RAFAEL
CONEO
ALVAREZ

01/12/2024 07/12/2024 B029 $605.280 09/12/2024

CC 79445091 RAUL
HILDEBRAN
DO MUÑOZ
PINEDA

02/12/2024 06/12/2024 R072 $735.153 23/12/2024

CC 79664904 CHRISTIAN
DAVID
PEREZ
LADINO

28/10/2024 30/10/2024 S025 $74.258 23/12/2024

Total $5.502.855  
 
 
 
 
MARIA AGRIPINA GOMEZ BARRANTES 
Profesional Universitario ( E)
Talento Humano 
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