13/1/25, 6:20 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

[5 Outlook

RE: Liquidacion contrato en la modalidad de pago por evento suscrito con la UT SERVISALUD SAN
JOSE

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 13/01/2025 18:17
Para juridica.contratos@servisaludqgcl.com.co <juridica.contratos@servisaludqgcl.com.co>

cC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

[l_]J 4 archivos adjuntos (2 MB)

LIQUIDACION CONTRATO No. 20079.pdf; 1. Decreto 181 de 21-05-24 nombramiento dra. Viviana Clavijo.pdf; 2. Acta de
posesion Dra. Claudia Clavijo.pdf; 3. Cedula representante legal Subred Sur dra. Claudia Clavijo.pdf;

Buenas tardes. Por medio del presente solicitamos modificacion del nombre de la Representante Legal
de la Subred Sur. Adjunto Decreto de nombramiento, acta de posesion y documento de identificacion de
la Doctora Viviana Marcela Clavijo.

Quedamos atentos para efectuar tramite. Gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestidn Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 18:07

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Asunto: RV: Liquidacion contrato en la modalidad de pago por evento suscrito con la UT SERVISALUD SAN JOSE

Buenas tardes Ricardo,
Favor del periodo y contrato definido en el adjunto me detallas el estado de cartera, y si estd a pazy
salvo, de tal forma que pueda reportar al area de mercadeo.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Lider cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
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13/1/25, 6:20 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

De: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 7:29 a. m.

Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Cc: Jorge Hernando Cabrera Rojas <dir.financiera@subredsur.gov.co>

Asunto: RV: Liquidacion contrato en la modalidad de pago por evento suscrito con la UT SERVISALUD SAN JOSE

Buenos dias Marce,
Creo que esto es para ti.

Quedo atenta.

YDLAHDA BAENA RIVERA

BOGOT/\ Lot b it e

De: JURIDICA CONTRATOS <juridica.contratos@servisaludqcl.com.co>

Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 6:30

Para: Sur, Sub Red <subredsur@saludcapital.gov.co>; Miguel Rodriguez Ballen
<dir.administrativa@subredsur.gov.co>; Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>; AURA PATRICIA CASTRO
MORA <apoyo.administrativo@subredsur.gov.co>

Asunto: Liquidacion contrato en la modalidad de pago por evento suscrito con la UT SERVISALUD SAN JOSE

Sres. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Buenos dias

Adjunto el acta de liquidacion correspondiente al contrato bajo la modalidad de pago por evento No.
20079. En dicho documento consta que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Agradecemos que sea firmado por su representante legal y devuelto por este mismo medio.

Cordialmente,

//AG MSaIudc - @ serV'Sa’Ud QCL Abogado de contratacién
Tu salud nuestra razén de ser .z s ye
Gestion Juridica
Tel 744 0981 ext 123

Asociados del Gremio Médico
Su Operador en Salud

Servisalud QCL operado por AGM SALUD C.T.A.
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