5/2/25, 1:12 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

6 Outlook

RE: RADICACION CONTRATOS 059 Y 200 UNIDAD DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL

EN SALUD PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD 2023

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 05/02/2025 13:04

Para Tatiana Meneses Campuzano <Tatiana.Meneses@fondoppl.com>; ppl_csejin@fiduprevisora.com.co
<ppl_csejin@fiduprevisora.com.co>; Maria Teresa Martin Cardenas <Maria.Martin@fondoppl.com>

cc Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>;
Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Sefiorita Meneses buenas tardes. De acuerdo a su reporte, la Subred Sur intentd cargar los soportes en su
plataforma, obteniendo el siguiente resultado:

DESCRIPCION ERROR

LA FACTURA SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RADICAR EN CARGA DE RIPS. (Cod. 452)

LA FECHA DE PRESTACION REPORTADA ES SUPERIOR A 3 ANOS. (Cod. 476)

LA FECHA DE PRESTACION REPORTADA ES SUPERIOR A 3 ANOS. (Cod. 477

( )
LA FECHA DE PRESTACION REPORTADA ES SUPERIOR A 3 ANOS. (Cod. 478)
LA FECHA DE PRESTACION REPORTADA ES SUPERIOR A 3 ANOS. (Cod. 479)

Para las facturas que indican fecha de prestacidn reportada mayor a 3 afios, que procede?. Quedo atento a sus

observaciones. Gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Enviado: miércoles, 5 de febrero de 2025 7:18

Para: Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2 @subredsur.gov.co>
Cc: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Asunto: RV: RADICACION CONTRATOS 059 Y 200 UNIDAD DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL EN SALUD

PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD 2023
Buen dia, Dani

Solicito amablemente vuelvas a revisar e intentar cargar los CT693762 - CT983591 - CT683797 - CT003591 en
estado procesado con errores obligatorios, se adjunta Excel con los mismos, por valor validar y corregir y
continuar con el proceso de radicacion.
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Quedo atenta a comentarios

Cordialmente;

LISSY YAMILE QUIROGA SAAVEDRA

e Apoyo Administrative Carteray Glosas
9&9 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
&2 | BOGOT/\
MR o asubredsursalud @ asubredsursalud
DE BOGOTAD.C. © @subRedSur © subred Sur

De: Tatiana Meneses Campuzano <Tatiana.Meneses@fondoppl.com>

Enviado: martes, 4 de febrero de 2025 12:47 p. m.

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>; Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>;
Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral @subredsur.gov.co>; Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>;
Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Cc: Maria Teresa Martin Cardenas <Maria.Martin@fondoppl.com>; ppl_csejin@fiduprevisora.com.co
<ppl_csejin@fiduprevisora.com.co>

Asunto: RADICACION CONTRATOS 059 Y 200 UNIDAD DE LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL EN SALUD
PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD 2023

Estimado prestador
SERVICIOS VIVIR SAS
Ciudad

Cordial saludo,

Realizando la respectiva validacién en la plataforma integra se evidencia que cargaron los CT683599 —
8 facturas con el radicado 10979 por valor $ 101.726.302, CT683796 -2 facturas con el radicado 10980
por valor $ 19.541.633, el CT681399 — 1 factura con el radicado 10981 por valor $ 4.447.723, el
CT080962 — 1 factura con el radicado 10963 por valor $ 3.499.566 y el CT680153 — 3 facturas con el
radicado 10964 por valor $ 7.495.494, sin ninguna inconsistencia.

Los CT693762 - CT983591 - CT683797 - CT003591 en estado procesado con errores obligatorios, se
adjunta Excel con los mismos, por valor validar y corregir y continuar con el proceso de radicacion.

Por favor confirmar que no tengan mas facturas a radicar en la misma trazabilidad de este correo. Por
lo anterior remitir certificacion firmada por revisor fiscal y representante legal de que no tienen
mas facturas pendientes por radicar bajo los contratos de fiducia mercantil 200 NIT 901.495.943-2 y
059 NIT 901.682.277-7.
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Codigo Habilitacién [ | Buscar
Sede Ips SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOf v
Fecha de carga vouacas | B paroarass |
Archivo Control [ —— - Ver Todes
Procesar RIPS Generar Radicados Rechazar >> Reporte Inc. Retornar
Reporte Fac. Reporte Inc. Soportes Reporte Radicados
ARCHIVOS CARGADOS
NUMERO
/ARCHIVO|  FECHA FECHA TOTAL TIPO
REGIMEN SEDE IPS DE ESTADO USUARIO PERIODO SUBIR ARCHIVOS <
’ONTROL | SOLICITUD FACTURA
[FATURAS
hneec PROCESADO CON ERRORES
1= SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE ] '4/01/21 1900358564 $0.00 EVENTO  [202501 Cargar Archivos
|PPL OBLIGATORIOS 08:34:30
PROCESADO CON ERRORES 0/01/20:
|2{INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE o [CT983551 | 24/01/2025 500558564 $0.00 EVENTO 202501 Cargar Archivos
‘OBLIGATORIOS 10:53:29
PROCE ERRORES
|>{INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE o [CTeg3797 | 24/01/2025 900358564 $0.00 EVENTO [202501 Cargar Archives
OBLIGATORIOS 09:53:45
PROCE ERRORES
|={INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE o [CT003591 | 24/01/2025 500958564 $0.00 EVENTO 202501 Cargar Archivos
‘DBLIGATORIOS 12:41:44
|>/INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE B [cTe83599 | 24/01/2025 RADICADO S00358564 $101,726,202.00EVENTO 202501 Cargar Archivos
14:53:103
|={INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 2 [CTE83796 | 24/01/2025 RADICADO 500958564 $19,541,633.00 [EVENTD 202501 Cargar Archivos
13:27:22
|>/INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 3 [cTe81399 | 28/01/2025 RADICADO s00s38562 $4.447,722.00 [EVENTO 02501 Cargar Archivos
13:08:35
|>{INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE L [CT080962 | 24/01/2025 RADICADO 500958564 $3,499,566.00 [EVENTD (202501 Cargar Archives
12:59:57
|>/INPEC PPLISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE B [cTe80153 | 26/01/2025 RADICADO s00s38562 4$7.495,494.00 [EVENTO o251 Cargar Archivos
12:18:09

Cordialmente,

Fondo PPL

TATIANA MENESES

Técnico de liquidaciéon

Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL en Liquidacion
Fiduciaria Central

Bogota D.C Av. El Dorado No. 692-51 Torre B Piso 3
Teléfono: (601) 3900800

Correo electrénico: tatiana.meneses@fondoppl.com
www.fondoppl.com

“Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas
Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izaquita. Direccion fisica: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atencién: lunes a viernes
de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Correo electronico:

defensoria@defensoriasernarojas.com. Pagina Web, si desea presentar un queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en

el buscador https://www.defensoriasernarojas.com

En caso de que su reclamacion esté relacionada con las actividades del mercado de valores o divisas, y la Defensoria del Consumidor Financiero no sea competente
para conocer su queja porque (i) no corresponda o no esté directamente relacionada con el giro ordinario de las operaciones autorizadas a la entidad financiera, y los
hechos estén relacionados con personas naturales vinculadas a un miembro de Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), que hubieran podido ofrecer a los
consumidores financieros servicios o productos no autorizados por el intermediario de valores al que se encuentre vinculado, o porque (ii) la cuantia de la queja,
sumados todos los conceptos, supere los cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes al momento de su presentacion; usted podra acudir al
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), quien podrd atender su reclamacion dentro de los limites de su competencia. Link AMV:

https://amvcolombia.org.co/quejas/

Este mensaje y sus anexos esta dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener informacién confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribucién o reproduccion del mismo o de cualquiera de sus anexos, esta estrictamente
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifiquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier
reproduccion del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posicion

institucional de Fiduciaria Central S.A. ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas.
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Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, Fiduciaria Central S.A. no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos, de

algun virus que pueda generar dafos en los equipos o programas del destinatario.

Conozca nuestra Politica de Proteccién de Datos

https://www.fiducentral.com/fiduciaria-central/privacidad-y-seguridad-de-la-informacion/politica-de-proteccion-de-datos

We remind you that you can go to the Financial Consumer Ombudsman of the Trust: Serna & Rojas Asociados S.A.S Main Ombudsman: Patricia Amelia Rojas
Amézquita (a) Alternate: Sonia Elizabeth Rojas Izaquita. Physical address: Carrera 16 A No 80-63 office 601. Torre Oval Building, Opening hours: Monday to Friday
from 8:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 5:00 pm. Telephone: PBX 601 4898285 Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. to 5:30 p.m. Email:
defenderia@defensoriasernarojas.com. Website, if you wish to submit a direct complaint to the Financial Consumer Ombudsman, please paste the following link in
the search engine https://www.defensoriasernarojas.com

In the event that your claim is related to the activities of the stock or currency market, and the Financial Consumer Ombudsman is not competent to hear your
complaint because (i) it does not correspond or is not directly related to the ordinary course of authorized operations to the financial entity, and the facts are related
to natural persons linked to a member of the Securities Market Self-Regulator (AMV), who could have offered financial consumers services or products not authorized
by the securities intermediary to which they are linked. , or because (ii) the amount of the complaint, added together, exceeds one hundred (100) legal monthly
minimum wages in force at the time of its presentation; You can go to the Securities Market Self-Regulator (AMV), who can address your claim within the limits of its
competence. AMV Link: https://amvcolombia.org.co/quejas/

This message and its attachments are intended for use by its recipient(s) exclusively and may contain confidential and/or confidential information protected by law. If
you are not the recipient, you are notified that any distribution or reproduction of the same or any of its attachments is strictly prohibited. If you have received this
message in error, please notify us immediately and delete its original text, including any attachments, or destroy any reproduction of it. The opinions expressed in this
message are the exclusive responsibility of the person issuing them and do not necessarily reflect the institutional position of Fiduciaria Central S.A. nor do they

compromise institutional responsibility for the use that the recipient makes of them.

This message has been verified with antivirus software, consequently, Fiduciaria Central S.A. is not responsible for the presence in it or in its annexes of any virus that

may cause damage to the recipient's equipment or programs.

Learn about our Data Protection Policy

https://www.fiducentral.com/fiduciaria-central/privacidad-y-seguridad-de-la-informacion/politica-de-proteccion-de-datos

Salva un arbol...

NO IMPRIMAS a menos que sea necesario.
Save a tree...

DO NOT PRINT unless necessary.
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