4/2/25, 9:36 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

E Outlook

RE: Solicitud soportes de pago 01-25 Subred Sur vs Regional Aseguramiento Salud N.1

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Mar 04/02/2025 9:28
Para ADONIAS DE JESUS GOMEZ PENA <adonias.gomez@correo.policia.gov.co>

Buen dia. Gracias por su pronta respuesta, pero el archivo no refiere las facturas afectadas. Quedo atento, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: ADONIAS DE JESUS GOMEZ PENA <adonias.gomez@correo.policia.gov.co>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 19:15

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud soportes de pago 01-25 Subred Sur vs Regional Aseguramiento Salud N.1

Mensaje de correo electrénico enviado por adonias.gomez@correo.policia.gov.co
Pago urgencias mes enero 2025

Intendente Jefe
JESUS GOMEZ PENA
Responsable Central de Cuentas RASES No. 1

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Direccion de Sanidad
Regional de Aseguramiento en Salud No. 1

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son (inicamente para el uso del destinatario y puede
contener informacién de uso privilegiado o confidencial que no es de caracter pliblico. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que

cualquier uso, difusion, distribucién o copiado de esta comunicacion estd terminantemente prohibido. Cualquier revision, retransmision, diseminacién
o uso del mismo, asi como cualquier accién gue se tome al respecto a la informacion contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original
de la misma es ilegal.

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 14:18

Para: ADONIAS DE JESUS GOMEZ PENA <adonias.gomez@correo.policia.gov.co>

Asunto: Solicitud soportes de pago 01-25 Subred Sur vs Regional Aseguramiento Salud N.1

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AiIVNeDDNESOuCMYOwN]KrOAADR%2BwokgAA 12



4/2/25, 9:36 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

Buenas tardes. Por medio del presente solicitamos la identificacion de las facturas afectadas con el siguiente pago
recibido:

Fecha Valor
27-01-25 14.595.897

Quedamos atentos a su pronta colaboracidn para actualizar la cartera, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestién Administrativa
Area de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131
Mensaje de correo electronico enviado por adonias.gomez@correo.policia.gov.co

Este mensaje y sus anexos enviado por adonias.gomez@correo.policia.gov.co, son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y son
unicamente para el uso del destinatario. Puede contener informacién de uso privilegiado o confidencial que no es de caracter publico. Si no es el
destinatario y ha recibido este correo por error, comuniquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No esta permitido el
uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podria tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009
y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la informacion de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).
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