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RE: IDENTIFICACION PAGO CUENTA DE INCAPACIDADES

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Mar 18/02/2025 8:53
Para Incapacidades Planta <incapacidadesplanta@subredsur.gov.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA

<dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO
<ausentismosubredsur@gmail.com>; Dora Ines Carvajal Gutierrez <informescartera2@subredsur.gov.co>;
JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>

Señor Niño buenos días. De acuerdo con los pagos recibidos de Aseguradoras, mi compañera Jennifer
solicita confirmación si los pagos corresponden a venta de servicios de salud o posibles pagos de
incapacidades.

Esto sucede ya que, la Aseguradora manifestó que recibió un comunicado de Talento Humano de la
Subred solicitando consignaciones en la cuenta de destinación especifica, pero no aclararon que los
pagos de ventas de servicios de salud debían seguirse girando a la cuenta bancaria de Davivienda
terminada en 1096.

Para informarle a Jennifer a que corresponde cada pago independientemente a que cuenta fue girado,
procedo a verificar en la plataforma de la Aseguradora y confirmar los pagos atribuibles a cartera por
venta de servicios de salud.

Para los pagos cuya numeración de factura no coincide con las facturas en cobro de cartera, a partir del
mes pasado estoy copiando correo a Talento Humano para que por favor ustedes validen si
corresponden a pagos de incapacidades.

La información que tenemos de los pagos corresponde a la fecha de consignación y el monto. Para la
información adicional (nombre y apellidos del funcionario, fecha inicial y final de la incapacidad, valor
calculado por el sistema a cargo de las partes EPS/ARL ) deben solicitarla a la ERP.

Es importante tener en cuenta que, la identificación de los pagos debe realizarse dentro del mes en el
que se recibieron los pagos. Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Incapacidades Planta <incapacidadesplanta@subredsur.gov.co>
Enviado: martes, 18 de febrero de 2025 8:24
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Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>; JENNIFER PULIDO
<soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA
<dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>;
Dora Ines Carvajal Gutierrez <informescartera2@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: IDENTIFICACION PAGO CUENTA DE INCAPACIDADES
 
Cordial saludo

De Antemano agradezco la información reportada, sin embargo, al realizar la validación, nos gustaría
conocer el detalle del giro realizado por SURA, si existen datos puntuales del pago que ellos realizaron, lo
anterior con el fin de realizar un cruce con la información que ustedes nos suministren.

El grupo de incapacidades y el proceso de depuración que está realizando de acuerdo a los registros
encontrados y en la reconstrucción de información que está registrada en DGH, la cual contiene nombre
y apellidos del funcionario y las fechas iniciales y finales de la incapacidad, el valor calculado por el
sistema a cargo de las partes EPS/ARL .

así las cosas entre mas información tengamos será mas efectiva la identificación y validación del pago.

Cualquier inquietud al respecto estaré atento 

Cordialmente

Fabio Niño Arjona
Profesional Universitario
Grupo de Incapacidades - Dirección de Talento Humano
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Grupo de Incapacidades - Dirección de Talento Humano
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de febrero de 2025 8:30
Para: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA
<dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>;
Incapacidades Planta <incapacidadesplanta@subredsur.gov.co>; Dora Ines Carvajal Gutierrez
<informescartera2@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: IDENTIFICACION PAGO CUENTA DE INCAPACIDADES
 
Jennifer buenos días. Previa verificación de la plataforma de Seguros Sura, tenemos:
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Fecha Desc Mot. Valor Total
Valor
Cheque NIT Origen area

5/02/2025
Abono ACH 890903790

SEGUROS DE VIDA $ 585.856,00 $ 0,00 890903790 PENDIENTE

7/02/2025
Abono ACH 890903790

SEGUROS DE VIDA $ 1.598.305,00 $ 0,00 890903790 PENDIENTE

7/02/2025
Abono ACH 890903407

SEGUROS GENERALE $ 1.649.635,00 $ 0,00 890903407 CARTERA

12/02/2025
Abono ACH 890903407

SEGUROS GENERALE $ 26.636.677,00 $ 0,00 890903407 CARTERA

Los pagos pendientes por identificar reflejan numeración que NO corresponde al consecutivo de
prestación de servicios de salud. Copio este correo a Talento Humano, para que verifiquen si
corresponde a incapacidades.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 16:23
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Cc: ausentismosubredsur@gmail.com <ausentismosubredsur@gmail.com>
Asunto: IDENTIFICACION PAGO CUENTA DE INCAPACIDADES
 
Buenas Tardes

Amablemente solicito su ayuda para identificar unos pagos que ingresaron por la cuenta de
incapacidades lo anterior para poder legalizar con recibo de caja lo que corresponda a cartera por
pagos de ventas de servicios de salud.

Fecha Desc Mot. Valor Total
Valor
Cheque NIT Origen area

5/02/2025
Abono ACH 890903790

SEGUROS DE VIDA $ 585.856,00 $ 0,00 890903790 PENDIENTE

7/02/2025
Abono ACH 890903790

SEGUROS DE VIDA $ 1.598.305,00 $ 0,00 890903790 PENDIENTE

7/02/2025
Abono ACH 890903407

SEGUROS GENERALE $ 1.649.635,00 $ 0,00 890903407 PENDIENTE

12/02/2025
Abono ACH 890903407

SEGUROS GENERALE $ 26.636.677,00 $ 0,00 890903407 PENDIENTE
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Cordialmente,

JENNIFER PULIDO CASTELLANOS
Técnico Administrativo
Cartera
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