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6 Outlook

RE: CITA REVISION DE DEVOLUCIONES EPS SOS -800220011 HOSPITAL DE MEISSEN

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 03/02/2025 17:34
Para Zamara Gil <informescarteral@subredsur.gov.co>

cC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>;
Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Buena tarde Zamara. Estan pendientes, las siguientes facturas:

N. Factura Y Fecha Factura = Fecha Radicado = Facturado =
MHM4013128 01/03/2014 15/04/2014 19.395.200
MHM4022886 26/04/2014 27/08/2014 1.357.100
MHM4342887 26/11/2015 18/12/2015 3.717.900

Totales 24.470.200

Quedo atento, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Zamara Gil <informescarteral@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 17:03

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>;
Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: CITA REVISION DE DEVOLUCIONES EPS SOS -800220011 HOSPITAL DE MEISSEN

Buenas tardes Ricardo
Agradezco su verificacion en el sistema de informacidn, en caso de no estar aplicadas me indica para revision.

Atentamente,
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Nidia Zamara Gil Velasquez
Apoyo a la gestion administrativa
Cartera y Glosas

&2
# Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
) BOGOTI\ )

oy
ALCALDIA MAYOR @) @subredsursalud asubredsursalud

DE BOGOTA D.C.

e :}-.?

o aSubRedSur O Subred Sur

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 4:54 p. m.

Para: Zamara Gil <informescarteral@subredsur.gov.co>

Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>;
Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

Asunto: RV: CITA REVISION DE DEVOLUCIONES EPS SOS -800220011 HOSPITAL DE MEISSEN

Zamara buenas tardes. Las notas por depuracion que autorizd la jefe Marcela sobre las facturas de USS Meissen
de EPS SOS quedaron en enero 20257?

Quedo atento ya que la ERP nos programé reunion para el 13-02-25. Quedo atento, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Asistencia Tecnica <asistenciatecnica@sos.com.co>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 12:45

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Cc: Conciliacion Cartera <conciliacioncartera@sos.com.co>

Asunto: CITA REVISION DE DEVOLUCIONES EPS SOS -800220011 HOSPITAL DE MEISSEN

Buen dia

Teniendo en cuenta su solicitud y la disponibilidad de nuestra agenda, le informamos que se ha asignado una
cita para asistencia técnica en devoluciones.

Prestador: HOSPITAL DE MEISSEN

Nit 800220011

Dia: 13 FEBRERO 2025

Hora: 09:30 am

Modalidad: Virtual

Funcionario Asignado: Maria Camila Lenis
Contacto: mlenis@sos.com.co

solicito su amable colaboracion para el_envio del archivo con las facturas devueltas que tienen
dudas o los temas que estaremos revisando con una fecha limite de envio al dia 5 febrero 2025 el cual
sera validado por el analista de devoluciones , si previo a la fecha no se recibe el archivo se
reprograma la cita de asistencia tecnica en devoluciones .
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Se debe tener en cuenta que la mesa de asistencia técnica es para la revision de facturas en estado
devuelto o resolver dudas que pueda tener la IPS al momento de subsanar o dar respuesta a las
facturas devueltas y asi garantizar su correcto tramite en SOS.

Asistencia Técnica Devoluciones
Area: Cuentas Médicas

Sede : Sur PAC

Direccion: calle 5ta No 39-37

Tel: (2) 489 8686 ext. 3112

Jornada flexible: 07:30 AM a 05:00 PM
asistenciatecnica@so0s.com.co
WWW.S0S.COM.CO
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Cualquier inquietud con gusto sera atendida,
Muchas Gracias.

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay
renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisidén equivocada o errénea. Si usted ha recibido
este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente.
Cualquier divulgacién, copia, distribucion o accidén tomada por accidon o por omision en relacion a ello esta
prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinidon o consejo contenidos en este mensaje dirigido a
nuestros usuarios, esta sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con la EPS S.O.S y solo
interesan a las partes contractuales.

Los datos personales que se puedan llegar a conocer a través de este medio deberdn ser tratados de
conformidad con la Ley 1581 del 2012 y la Politica de Proteccion de Datos Personales de la EPS S.O.S.
Cualquier vulneracion a la confidencialidad o uso no autorizado de los mismos podra ocasionar sanciones
legales de conformidad a la ley y/o de acuerdo al esquema sancionatorio interno de la organizacion.
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