7/2/25, 11:43 a.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

E Outlook

RE: PAGOS NUEVA EPS

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 07/02/2025 8:09
Para DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>

CcC JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>; informescartera2@gmail.com
<informescartera2@gmail.com>

mJ 2 archivos adjuntos (242 KB)
IMG-20250204-WA0005.jpg; IMG-20250204-WAQ0006.jpg;

Sefiora Maria buenos dias. De acuerdo a los soportes que usted me envio, los pagos seran consignados en la
cuenta bancaria de ahorros N. 004800446249, no a la de cartera.

Adjunto evidencias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>
Enviado: viernes, 7 de febrero de 2025 7:37

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>
Asunto: Re: PAGOS NUEVA EPS

Buenos dias para tener en cuenta para este mes Febrero 2025

MARIA AGRIPINA GOMEZ BARRANTES
Profesional Universitario (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

El jue, 6 feb 2025 a las 17:05, Jose Ricardo Tamayo (<gjecutivocarteral @subredsur.gov.co>) escribi:
Sefiora Maria buenas tardes. Verificando Dindmica Gerencial, no me aparecen los pagos a incapacidades que me
reportd de Nueva EPS por valor de 5.408.954 y $ 112.208. Adjunto pantallazo:
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Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: DIRECCION TALENTO HUMANO <ausentismosubredsur@gmail.com>
Enviado: martes, 4 de febrero de 2025 14:46

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>
Asunto:

Buenos tardes Ricardo envié soportes de NUEVE EPS de pagos $ 5.408.954 y $ 112.208 anexo
soportes.

Atentamente,

MARIA AGRIPINA GOMEZ BARRANTES
Profesional Universitario (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.-
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