14/2/25, 3:37 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

E Outlook

RE: Solicitud Cartera actualizada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Nit 900958564

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 14/02/2025 15:34
Para Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

cC Nancy Paola Tarazona <auditora.carteral@subredsur.gov.co>; Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>;
BIYURLYCED HERNANDEZ RUIZ <gestioncarteraglosas@gmail.com>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

0 1 archivo adjunto (341 KB)
CIRCULAR INFORMATIVA 010 _ RADICACION DE FACTURACION_SUMIMEDICAL.pdf:

Jefe Marcela buenas tardes. De acuerdo al derecho de peticién Unico cobro persuasivo cartera a dic-24, realizado a Sumimedical
por 5.766.309, la ERP habia solicitado refacturacidn de las cuentas ya que no superaron el proceso de radicacion.

Hace un mes (14-ene-25) Biyurliced me informé que, la oficina de Facturacion dio respuesta favorable a la solicitud de
Refacturacién. Descargando la cartera a hoy tenemos las mismas facturas sin reliquidar:

N. FACTURA FECHAFACTURA VALOR FACTURA NOTAS CREDITO TRASLADOS SALDO

" 000005461740 22/05/2019 777.408 - - 777.408
" 000008083687 04/05/2021 219.600 - - 219.600
" 000008136919 20/09/2021 425.300 - - 425.300
" 000008140967 30/09/2021 1.517.417 - - 1.517.417
" 000008373157 24/09/2022 697.700 - - 697.700
" 000008738891 24/08/2023 7.932.634 217.216 7.253.834 461.584
" 000009043036 02/05/2024 1.667.300 - - 1.667.300

TOTALES 13.237.359 217.216 7.253.834 5.766.309

Adjunto circular informativa para adelantar el proceso y agradezco su mediacién. Quedo atento, gracias.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Maryory Restrepo Rojas <auxiliar.tesoreria2 @sumimedical.com>

Enviado: martes, 4 de febrero de 2025 14:52

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud Cartera actualizada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Nit 900958564

Buen dia!

Del 11 al 20 de febrero (dias habiles) se encontrara nuevamente habilitada la plataforma para la radicacién de facturas, por favor su
apoyo realizado el proceso para las facturas pendientes.

A continuacién comparto las facturas que no quedaron correctamente radicadas. Debido a que corresponden a otras vigencias, sera

necesario anular la factura actual y generar una nueva factura con la fecha actualizada, éstas pueden ser radicadas en las fechas
establecidas para el proceso con el fin de brindar solucién al estado de la facturacion. Cualquier inquietud referente a radicacion, favor
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14/2/25, 3:37 p.m.

escribir al correo radicacion@sumimedical.com o comunicarse al WhatsApp 3173634102. Pueden revisar el estado de sus envios en el

modulo de RIPS pestaiia radicados.

Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

En caso de ya haber sido refacturadas y radicadas, por favor confirmar las facturas de reemplazo.

Para los servicios prestados a partir del 1° de mayo de 2024 el pagador es el FOMAG.

Nit. 900958564

No. de
factura

5461740 19/04/2021 777.408
8083687 11/08/2021 219.600
8136919 4/10/2021 425.300
8140967 4/10/2021 1.517.417
8373157 10/10/2022 697.700

Fecha Valor inicial

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.

Saldo

777.408
219.600
425.300
1.517.417
697.700

Saludos,

>

medical

Maryory Restrepo Rojas
Auxiliar de Tesoreria

Carrera 80 C 32 EE 65

medellin - Colombia

Tel: +57 (4) 5201040 Ext. 149

Cel: +57 3167439868

El mar, 14 ene 2025 a la(s) 7:48a.m., Maryory Restrepo Rojas (auxiliar.tesoreria? @sumimedical.com) escribio:

Buen dia!

El estado de las facturas resaltadas es el mismo reportado en el tltimo cruce de cartera. Feliz dia.

Saludos,

>

medical

Maryory Restrepo Rojas
Auxiliar de Tesoreria

Carrera 80 C 32 EE 65

medellin - Colombia

Tel: +57 (4) 5201040 Ext. 149

Cel: +57 3167439868

El lun, 13 ene 2025 a la(s) 5:06 p.m., Jose Ricardo Tamayo (gjecutivocarteral @subredsur.gov.co) escribié:
Sefiorita Restrepo buenas tardes. En Subred tenemos la siguiente cartera:
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14/2/25, 3:37 p.m. Correo: Jose Ricardo Tamayo - Outlook

N. Factura — Fecha Radicado — Facturado = Traslados = Saldo

i 000005461740 19/04/2021 777.408 - 777.408
i 000008083687 11/08/2021 219.600 - 219.600
" 000008136919 04/10/2021 425.300 - 425.300
i 000008140967 04/10/2021 1.517.417 - 1.517.417
i 000008373157 10/10/2022 697.700 - 697.700
i 000008738891 09/10/2023 7.932.634 7.253.834 678.800
E 000009043036 12/07/2024 1.667.300 - 1.667.300

Totales 13.237.359 7.253.834 5.983.525

Que observaciones tienen de las facturas resaltadas en verde?.
Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Maryory Restrepo Rojas <auxiliar.tesoreria2 @sumimedical.com>

Enviado: lunes, 13 de enero de 2025 16:40

Para: Jose Ricardo Tamayo <gjecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Cc: Cobro Coactivo Cartera <cobrocoactivocartera@subredsur.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud Cartera actualizada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Nit 900958564

Buen dia!
En este momento nos encontramos en proceso abierto de radicacion (del 11 al 20 - dias héabiles).

A continuacién comparto las facturas que no quedaron correctamente radicadas. Debido a que corresponden a
vigencias anteriores, sera necesario anular la factura actual y generar una nueva factura con la fecha actualizada,
éstas pueden ser radicadas a partir del dia de hoy con el fin de brindar solucién al estado de la facturacion.
Cualquier inquietud referente a radicacién, favor escribir al correo radicacion@sumimedical.com o comunicarse
al WhatsApp 3173634102. Pueden revisar el estado de sus envios en el mddulo de RIPS pestana radicados.

Tener en cuenta que las facturas con vigencia 2024 seran recibidas solo hasta Enero 2025 (Del 11 al 20) y en caso
de no ser radicadas en este periodo deberan refacturarse para que se registren con vigencia 2025. Facturas
anteriores al 2024 deben ser refacturadas.

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.
Nit. 900958564

No. de
Fecha Valor inicial Saldo
factura
5461740 19/04/2021 777.408 777.408
8083687 11/08/2021 219.600 219.600

8136919 4/10/2021 425.300 425.300
8140967 4/10/2021 1.517.417 1.517.417
8373157 10/10/2022 697.700 697.700

Saludos,
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Auxiliar de Tesoreria

Carrera 80 C 32 EE 65
medellin - Colombia

Tel: +57 (4) 5201040 Ext. 149

.
medlc0I Cel: +57 3167439868

i Maryory Restrepo Rojas

El mié, 27 nov 2024 a la(s) 9:57 a.m., Maryory Restrepo Rojas (auxiliar.tesoreria2 @sumimedical.com) escribio:
Buen dia.

Adjunto a este correo encontrara la revisiéon de cartera, se solicita por favor:

1. @Hernan Dario Arango Ramirez Por favor tu ayuda brindando una cita de conciliacién a la entidad.

2. Si tienen facturas radicadas en el mes de noviembre, éstas estaran disponibles para su consulta el altimo dia
habil del mes en el modulo Tesoreria — estado cuenta de la plataforma HORUS.

3. @Radicacidon Cuentas Médicas Sumimedical Por favor su apoyo confirmandonos el estado de las facturas
detalladas como no radicadas, anexo soportes enviados por la entidad.

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.
Nit. 900958564

f::t.:r‘:\ Fecha Valor inicial Saldo
5461740 19/04/2021 777.408 777.408
8083687 11/08/2021 219.600 219.600
8136919 4/10/2021 425.300 425.300
8140967 4/10/2021 1.517.417 1.517.417
8373157 10/10/2022 697.700 697.700

4. Las facturas que no quedaron correctamente radicadas, sera necesario anular la factura actual (solo en caso
de que sean de afios anteriores al 2024) y generar una nueva factura con la fecha actualizada para que se
registre en el afio 2024, éstas pueden ser radicadas a partir del dia de hoy con el fin de brindar solucién al
estado de la facturacion. Cualquier inquietud referente a radicacion, favor escribir al correo
radicacion@sumimedical.com o comunicarse al WhatsApp 3173634102.

5. Comparto CIRCULAR INFORMATIVA N° 010 donde se comunica la modificacién de las fechas para
radicacion de facturas.

6.Firmar el acta correspondiente para confirmar que ha revisado el estado de su cartera.

Saludos.

Maryory Restrepo

Auxiliar de Tesoreria

Sumimedical S.A.S

NIT 900033371-4

Pagina Web: https://sumimedical.com/aliados
Teléfono: (4) 5201040 ext 149

Celular: 3167439868

—————————— Forwarded message ---------
De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
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Date: mar, 26 nov 2024 a la(s) 6:16 p.m.

Subject: RE: Solicitud Cartera actualizada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Nit
900958564

To: Maryory Restrepo Rojas <auxiliar.tesoreria2@sumimedical.com>

Cc: Cobro Coactivo Cartera <cobrocoactivocartera@subredsur.gov.co>

Sefiorita Restrepo buenas tardes. El saldo de cartera pendiente de pago con corte a 31-10-24 es:

N. Factura N. Radicado Fecha Radicado Facturado Traslados Saldo =
i 000005461740 662786 19/04/2021 777.408 - 777.408
r 000008083687 671228 11/08/2021 219.600 - 219.600
r 000008136919 672494 04/10/2021 425.300 - 425.300
i 000008140967 672494 04/10/2021 1.517.417 - 1.517.417
" 000008373157 676072 10/10/2022 697.700 - 697.700
" 000008738891 680254 09/10/2023 7.932.634 7.253.834 678.800
i 000009043036 682556 12/07/2024 1.667.300 - 1.667.300
Totales 13.237.359 7.253.834 5.983.525

Se adjuntan 6 soportes de radicado en su correo radicacion@sumimedical.com y estado de cartera en Excel.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131

De: Maryory Restrepo Rojas <auxiliar.tesoreria2 @sumimedical.com>

Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 17:27

Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>

Asunto: Solicitud Cartera actualizada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Nit 900958564

Buen dia!

Con el fin de analizar los estados financieros de la empresa Sumimedical S.A.S identificada con NIT
900033371-4, solicitamos su colaboracién para verificar y confirmar el valor que nuestra empresa le adeuda
con corte a octubre 31 2024, para ello, agradecemos enviar el estado de cartera detallado en excel con la
siguiente informacion:

Numero de factura
Fecha factura
Valor inicial

Saldo actual

Saludos.

Maryory Restrepo

Auxiliar de Tesoreria

Sumimedical S.A.S

NIT 900033371-4

Pagina Web: https://sumimedical.com/aliados
Teléfono: (4) 5201040 ext 149

Celular: 3167439868
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Declinacion de Responsabilidades: Los servicios de SUMIMEDICAL son soportados tecnoldgicamente por © Google y
ofrecidos por el SUMIMEDICAL SAS, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la
opinion de SUMIMEDICAL SAS o de sus autoridades. El receptor debera verificar posibles virus informaticos que tenga el
correo o cualquier anexo, razén por la cual SUMIMEDICAL no es responsable de los dafios causados por cualquier virus
transmitido en este correo electronico.

Los contenidos, textos, imagenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan
ni comprometen de ninguna manera a la institucion. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos
masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de caracter politico, sexual o religioso, con fines de lucro, con propdsitos
delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.

Declinacion de Responsabilidades: Los servicios de SUMIMEDICAL son soportados tecnoldgicamente por © Google y
ofrecidos por el SUMIMEDICAL SAS, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la
opinién de SUMIMEDICAL SAS o de sus autoridades. El receptor debera verificar posibles virus informaticos que tenga el correo o
cualquier anexo, razon por la cual SUMIMEDICAL no es responsable de los dafios causados por cualquier virus transmitido en
este correo electronico.

Los contenidos, textos, imagenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni
comprometen de ninguna manera a la institucion. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos
masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de caracter politico, sexual o religioso, con fines de lucro, con propdsitos
delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.
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Consciente
En Sumimedical evitamos imprimir los mensajes =i no es estrictemente necesario.
iDe esta manera ahomamos energla y recursas fooestale

\

Declinacion de Responsabilidades: Los servicios de SUMIMEDICAL son soportados tecnoldgicamente por © Google y ofrecidos por
el SUMIMEDICAL SAS, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinién

de SUMIMEDICAL SAS o de sus autoridades. El receptor debera verificar posibles virus informaticos que tenga el correo o cualquier
anexo, razon por la cual SUMIMEDICAL no es responsable de los dafios causados por cualquier virus transmitido en este correo
electronico.

Los contenidos, textos, imagenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni
comprometen de ninguna manera a la institucion. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos,
cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de caracter politico, sexual o religioso, con fines de lucro, con propdsitos delictivos o
cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.
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