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RE: ACLARACION DE DERECHO DE PETICION 91 FACTURAS (EPS FAMILIAR DE COLOMBIA)

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 21/02/2025 10:51
Para Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>
CC Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Andrea Natalia Villamil Gomez

<auditora.cartera2@subredsur.gov.co>; Magda Yuliana Rodríguez
<respuestaglosasubredsurtecnico@gmail.com>

Buen día Lissy. Hable con mi par de cartera de EPS Familiar de Colombia (Patricia Bolívar) y quedó de
responder el cobro con corte a dic-24, para saber cuáles son las 91 facturas devueltas. Asignaron cita de
conciliación medica para el 03-03-25.

Una vez tenga el archivo, informare. Gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 21 de febrero de 2025 9:03
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: ACLARACION DE DERECHO DE PETICION 91 FACTURAS (EPS FAMILIAR DE COLOMBIA)
 
Buen día, Ricardo 

Reenvío información para conocimiento y trámite pertinente 
 
Cordialmente;

De: ERICK COVO <analista2.radicacion@epsfamiliardecolombia.com>
Enviado: jueves, 20 de febrero de 2025 5:39 p. m.
Para: Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>
Cc: José Luis Romero <lider.radicacion@epsfamiliardecolombia.com>
Asunto: ACLARACION DE DERECHO DE PETICION 91 FACTURAS (EPS FAMILIAR DE COLOMBIA)
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Buenas tardes

Señores 
Subred Sur

Un gusto saludarlos

Por medio de la presente le solicitamos muy amablemente sobre un derecho de petición de unas 91
facturas que fueron devueltas, nos comunicamos con el área de radicación de su institución, para darles
el acompañamiento en el proceso, pero nos indican que no tiene facturas devueltas pendientes por
radicar, por lo anterior le solicitamos que nos confirmen si estas facturas corresponden a facturas glosas
al 100%.

Muchas gracias

Cordialmente,

Erick Covo Benavides
Analista de Radicacion Cuentas Medicas
Celular de llamadas 3043199426-3144019546
Whassap 3043199426
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