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E Outlook

Re: Seguimiento cartera capita EPS Sanitas

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 24/02/2025 13:57

Para Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Ana Carolina
Gonzélez Gil <gestion_rips@subredsur.gov.co>

Jefe Marcela buenas tardes. Acabe de hablar con mi par de cartera de EPS Sanitas que estd aca en mesas de
030 y me dice que esas facturas de Capita de vigencias anteriores, se deben afectar con notas crédito y
generarlas con vigencia 2025 y radicarlas por plataforma subsanando los motivos de rechazo. Le acabe de
informar a Jhon Mojica

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Cel. 314-462-3131

Obtener Outlook para Android

From: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Sent: Monday, February 24, 2025 7:00:00 AM

To: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Ana Carolina Gonzalez Gil <gestion_rips@subredsur.gov.co>
Cc: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Subject: RV: Seguimiento cartera capita EPS Sanitas

Buenos dias Ingeniera Luz y Carolina:

Requiero de su apoyo con premura validando las facturas de capita de Sanitas, debido a que se tiene rechazos
por error en valor y RIPS, con el siguiente detalle:

PENDIENTE NOTAS CREDITO FACTURACION.
Corresponde a 6 facturas por 438.633 y sobre las cuales estdn pendientes de afectar mediante nota credito por
parte de Facturacion.

FACTURAS RECHAZADAS POR RIPS.

Soportado por 2 facturas por valor de 75.770.968. Jhon revisé el correo y evidencid que la EPS las rechazé por
los RIPS. Facturacion procederd a revisar los RIPS y en caso tal, los volvera a solicitar para subirlos con las
facturas.

FACTURAS RECHAZADAS POR VALOR.

Corresponde a 2 facturas por 92.606.773, la cuales fueron rechazadas ya que difieren en valor contra la
liqguidacion enviada por la ERP. Facturacidn procedera a ajustar valor y volverlas a cargar en la plataforma.
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Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Lider cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocarteral @subredsur.gov.co>

Enviado: viernes, 14 de febrero de 2025 6:08 p. m.

Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

Cc: Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>; Yuliana Rodriguez <respuestaglosasubredsur7 @gmail.com>; Nancy
Paola Tarazona <auditora.carteral @subredsur.gov.co>

Asunto: Seguimiento cartera capita EPS Sanitas

Jefe Marcela buenas tardes. De acuerdo a lo trabajado ayer con Lissy y Jhon Mojica sobre la cartera de capita de
EPS Sanitas, se obtuvieron las siguientes observaciones:

Observaciones Revision Conjunta Facturacion - Cartera Subred *  Total

Pendiente nota crédito Facturacién Subred 438.633
Rechazada por RIPS 75.770.968
Rechazada porvalor 92.606.773
Pagada nov-24. Pago aplicado feb-25 164.526.767
Pagada dic-24. Pago aplicado feb-25 91.863.468
Pagada ene-25. Pago aplicado feb-25 126.342.517
Total general 551.549.126

PENDIENTE NOTAS CREDITO FACTURACION.
Corresponde a 6 facturas por 438.633 y sobre las cuales estan pendientes de afectar mediante nota credito por
parte de Facturacién.

FACTURAS RECHAZADAS POR RIPS.

Soportado por 2 facturas por valor de 75.770.968. Jhon revisé el correo y evidencié que la EPS las rechazé por
los RIPS. Facturacion procederd a revisar los RIPS y en caso tal, los volvera a solicitar para subirlos con las
facturas.

FACTURAS RECHAZADAS POR VALOR.

Corresponde a 2 facturas por 92.606.773, la cuales fueron rechazadas ya que difieren en valor contra la
liquidacién enviada por la ERP. Facturacidn procederd a ajustar valor y volverlas a cargar en la plataforma.
FACTURAS PAGAS NOV-DIC-24 Y ENE-25.

Equivale a 8 facturas por 382.732.752. Se remitié correo a la ERP y enviaron soportes de pago. Se aplicaron
pagos en feb-2025.

Adjunto archivo trabajado.

Cordialmente
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Ricardo Tamayo Rivera

Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9

Cel.: 314-462-3131
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