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RE: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 12/02/2025 18:09
Para Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
CC Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>; Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>;

EDWARD JAVIER CASTRO MEDINA <dir.talentohumano@subredsur.gov.co>; DIRECCION TALENTO HUMANO
<ausentismosubredsur@gmail.com>; Incapacidades Planta <incapacidadesplanta@subredsur.gov.co>

1 archivo adjunto (17 KB)
Pagos Cía de Seguros Bolivar.xlsx;

Jefe Marcela buenas tardes. Verifique la información recibida contra los recibos de caja emitidos a esa
ERP (Compañia de Seguros Bolívar, Nit 860.002.503) pero la información no cruzó. La ERP refiere en el
correo que, las transferencias fueron hechas desde/hacia la cuenta bancaria N. 6069999594 (el correo
de la ERP no es claro).

Adjunto archivo trabajado, gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Nit.: 900.958.564-9
Cel.: 314-462-3131

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de febrero de 2025 7:50
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>; Diana Lizeth Rodriguez
<ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>; Dimas Manuel Ochoa <ejecutivocartera4@subredsur.gov.co>
Asunto: Fwd: RE: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar
 
Buenos días

Validar conforme si la empresa es de su resorte.

Cordialmente 
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Fecha: 10 feb 2025 7:46 a. m.
Asunto: RE: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
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Cc:

Buenos días jefe

se revisan movimientos bancarios y no se encuentran los valores mencionados.

Atentamente,

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de febrero de 2025 7:00 a. m.
Para: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar
 

Buen día,

Favor revisas.
 

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de febrero de 2025 3:18 p. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Cc: Incapacidades Planta <incapacidadesplanta@subredsur.gov.co>; Angelica Sanchez
<tesoreria@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar
 
Buenas tardes,

Remito para aplicación y trámites pertinentes.

Quedo atenta
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De: Recaudos Seguros Bolívar <miguel.celis@segurosbolivar.com>
Enviado: viernes, 7 de febrero de 2025 13:21
Para: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>
Asunto: Solicitud de información transferencias a Seguros Bolívar
 
Hola, E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

En Seguros Bolivar hemos recibido una o varias transferencias realizadas a nombre de E.S.E Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, con número de identificación 900958564 . A continuación,
detallamos el número de talón, la(s) fecha(s) de la transferencia(s), valor de la(s) transferencia(s), el
número de cuenta a la que se envió el dinero y el nit de la compañía de Seguros Bolívar:

- Talón: 126059, Fecha transferencia: 29/04/2024, Valor: $461,368, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 281341, Fecha transferencia: 10/06/2024, Valor: $461,368, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 28237, Fecha transferencia: 26/06/2024, Valor: $461,368, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 482124, Fecha transferencia: 01/08/2024, Valor: $461,368, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 202128, Fecha transferencia: 28/08/2024, Valor: $461,368, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 881322, Fecha transferencia: 30/09/2024, Valor: $442,146, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 665011, Fecha transferencia: 30/10/2024, Valor: $442,146, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 32120, Fecha transferencia: 27/11/2024, Valor: $442,146, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2
- Talón: 912441, Fecha transferencia: 19/12/2024, Valor: $442,146, Cuenta: 6069999594, Compañía:
860002503-2

Para completar el proceso, le solicitamos amablemente que nos remita la información sobre el
producto que está pagando haciendo  click aquí o, respondiendo a este correo electrónico

Si ya ha enviado esta información a través de alguno de nuestros canales, por favor haga caso omiso a
este mensaje.

Cordialmente, 
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AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni
divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el
presente mensaje llegue a su destinatario, so pena de las sanciones penales correspondientes. Si obtiene esta
transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación,
utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. El receptor deberá verificar posibles virus
informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual ninguna de las Compañías
integrantes del Grupo Bolívar o    sus entidades vinculadas asumen responsabilidad alguna por daños causados por
cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su
remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de alguna de las Compañías del Grupo Bolívar o de sus
Directivos o de alguna de las entidades vinculadas al Grupo Bolívar. 
 
El correo electrónico bajo el dominio @grupobolivar.com, @segurosbolivar.com y/o @solucionesbolivar.com puede ser
usado por funcionarios de Grupo Bolívar S.A., Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A.,
Capitalizadora Bolívar S.A., Soluciones Bolívar S.A.S. o de otras Compañías integrantes del Grupo Bolívar, así como
por funcionarios de otras entidades vinculadas al Grupo Bolívar. La titularidad de la información contenida en este
correo corresponderá a la respectiva Compañía o entidad a la que haga referencia el remitente del mensaje.

AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni
divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el
presente mensaje llegue a su destinatario, so pena de las sanciones penales correspondientes. Si obtiene esta
transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación,
utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. El receptor deberá verificar posibles virus
informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual ninguna de las Compañías
integrantes del Grupo Bolívar o    sus entidades vinculadas asumen responsabilidad alguna por daños causados por
cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su
remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de alguna de las Compañías del Grupo Bolívar o de sus
Directivos o de alguna de las entidades vinculadas al Grupo Bolívar. 
 
El correo electrónico bajo el dominio @grupobolivar.com, @segurosbolivar.com y/o @solucionesbolivar.com puede ser
usado por funcionarios de Grupo Bolívar S.A., Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A.,
Capitalizadora Bolívar S.A., Soluciones Bolívar S.A.S. o de otras Compañías integrantes del Grupo Bolívar, así como
por funcionarios de otras entidades vinculadas al Grupo Bolívar. La titularidad de la información contenida en este
correo corresponderá a la respectiva Compañía o entidad a la que haga referencia el remitente del mensaje.
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